
Alexandra Rosero <gestionproyectos@gyr.com.co>

Orden de pago - Exp. 2178
lsolorzano@curaduria2bogota.com <lsolorzano@curaduria2bogota.com> 29 de mayo de 2024, 8:41
Para: Alexandra Rosero <gestionproyectos@gyr.com.co>

Buena tarde, por favor confirmar si deben presentar impuesto de delineación  urbana si no es así deben presentar carta informando a
curaduría porque no presentan, le quedan 6 días para informarnos.

 

 

De: info@curaduria2Bogota.com <info@curaduria2Bogota.com>
Enviado el: martes, 28 de mayo de 2024 10:38 a. m.
Para: lsolorzano@curaduria2bogota.com; mmartinez@curaduria2bogota.com
Asunto: RV: Orden de pago - Exp. 2178

 

 

 

 

De: Alexandra Rosero <gestionproyectos@gyr.com.co>
Enviado el: martes, 28 de mayo de 2024 10:27 a. m.
Para: info@curaduria2bogota.com
Asunto: Orden de pago - Exp. 2178

 

Buen día, 

Adjunto se encuentra la orden de pago de la secretaría de hacienda por la cual hicieron efectivo el pago del costo variable para el expediente
2178 - Unidad de Reacción Inmediata URI Tunjuelito.

 

Agradezco me indiquen el paso a seguir. Gracias.
--

Alexandra Rosero Castilla.

Coordinadora de proyectos

Cra 47 A  96-41 Ofic. 608

PBX: 2961500 Extensión 150
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